Di 25.06.2019 09:34

Inge Herkenrath info@eifeluebersetzungen.com
AW: Fwd: Zahlungsaufforderung nach Urteil

An: Thomas Mannstaedt

Sehr geehrter Herr Mannstaedt,
viel SpalR mit Threm Einspruch.
Wir sehen uns dann vor dem Landgericht in Regensburg wieder.

Ihr Schreiben werde ich auf meiner Homepage wieder einstellen, das wird
sicherlich viele der Betroffenen und die Staatsanwaltschaften interessieren.

mfg

Inge Herkenrath

Kopie zur Kenntnisnahme an Herrn Rechtsanwalt Manfred Miiller zur weiteren
Verfolgung dieser unglaublichen Geschichte

Von: Thomas Mannstaedt <praesident@dhe-technik.de>
Gesendet: Dienstag, 25. Juni 2019 09:25

An: info@eifeluebersetzungen.com

Betreff: Re: Fwd: Zahlungsaufforderung nach Urteil

Sehr geehrte Frau Herkenrath,

seltsam dass man mit viel Liigen, Falschbehauptungen und Verleumdung vor
Gericht gewinnen kann.

Wir haben in der Zwischenzeit die Handwerkskarten der Firmen erhalten und
beim Gericht eingereicht und legen gegen das Urteil Einspruch ein.

AnschlieBend werden wir Sie wegen dieser iiblen Verleumdungen verklagen
und endlich anfangen gegen den Rufmord, der gegen uns betrieben wird

vorzugehen.

MfG
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Thomas Mannstaedt

DHE Haus- und Gebaudetechnik GmbH

Im Gewerbepark A 10 * 93059 Regensburg

Tel: 0941-2086460 * Fax: 0941-2086461040
Geschaftsfuhrer: Thomas Mannstaedt * AG Regensburg
HRB 148245

Betreff:Zahlungsaufforderung nach Urteil
Datum:Mon, 24 Jun 2019 09:16:13 +0200
Von:Inge Herkenrath <info@eifeluebersetzungen.com>
An:service@dhe-technik.de
Kopie (CC):rahoeflinger@gmx.de

Sehr geehrter Herr Mannstaedt,
nachdem das Urteil mittlerweile vorliegt, Gibersende ich lhnen mein Schreiben

vom heutigen Tage mit der Aufforderung, den dort aufgefiihrten Gesamtbetrag
bis spatestens

3. Juli 2019
auf meinem Konto eingehend zu Giberweisen.
Flr den Fall, dass der Betrag hier nicht bis 3.7. eingeht, libergebe ich die
Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung sofort meinem Rechtsanwalt und
werde auch die Staatsanwaltschaften etc. erneut informieren.
Eine Kopie Ubersende ich an lhren Rechtsanwalt zur Kenntnisnahme.

Mit ziemlich unfreundlichen GriRen
Inge Herkenrath

Sprachendienst
Inge Herkenrath
In der Hardt 23
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D-56746 Kempenich

Tel. 0049 2655 942880

Fax 0049 2655 942887

E-Mail: info@Eifeluebersetzungen.com
Homepage: www.Eifeluebersetzungen.com
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